10/5/23, 15:00 Correo: Diana Marcela Mendez Galarza - Outlook

RV: Solicitud vito bueno Balance econémico OC-65463-2021

Priscila Aunta
Mié 10/05/2023 12:33

Para: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>

CC: Diana Marcela Mendez Galarza <dmendezg@mincit.gov.co>;Sandra Liliana Lozano Gutierrez
<slozano@mincit.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (106 KB)
Acta liquidacién OC 65463 de 2021.dog;

Buen dia apreciad@s

De acuerdo con la solicitud realizada, se informa que revisada el proyecto del Acta Liquidacion de la
0C65463 de 2021 - COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT), se encuentra conforme desde el
punto de vista presupuestal, lo anterior para que se continle con el tramite respectivo

Cordial saludo

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia

www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Claudia Albornoz Portela - Cont

Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2023 8:26 a. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021
Importancia: Alta

Doctora se hizo la modificacion solicitada. Todo correcto.

Cordial saludo,

Contratista

CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
calbornoz@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto

(571) 6067676 Ext. 1439

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAMKADUzMzNhZmYzLWE2ZWYtNGMxYy1iNzU1LTgyN2VjYjM4N21zOQBGAAAAAACOFG1%2BKKkk7SI...  1/5
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10/5/23, 15:00 Correo: Diana Marcela Mendez Galarza - Outlook

Calle 28 No. 13 A - 15
Edificio C.C.I Piso 9
Bogota, Colombia
WWW.Mmincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,

copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas disti al destil i0 estdn expr prohibido.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el je original y cualquier archivo anexo.

De: Priscila Aunta

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 4:38 p. m.

Para: Claudia Albornoz Portela - Cont <calbornoz@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021
Importancia: Alta

Buenas tardes apreciada Claudia
Agradezco su apoyo para realizar revision al documento adjunto. Gracias

Cordial saludo

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Asesora

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co
Secretaria General

(571) 6067676 Ext 2432
Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9
Bogota, Colombia
WWW.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Diana Marcela Mendez Galarza

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 4:14 p. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

CC: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021

Buenas tardes estimada Dra. Priscila,

Me permito remitir acta de liquidacién de la OC-65463-2021 con los ajustes solicitados para su visto
bueno.

Cordial saludo.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Diana Marcela Mendez Galarza
dmendezg@mincit.gov.co

Grupo Administrativa

Calle 28 N 132-15
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10/5/23, 15:00 Correo: Diana Marcela Mendez Galarza - Outlook
(571) 6067676

Bogotda, Colombia
WWW.mincit.gov.co

De: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

Enviado: martes, 9 de mayo de 2023 15:27

Para: Diana Marcela Mendez Galarza <dmendezg@mincit.gov.co>
Cc: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021

Apreciad@s tod@s, buenas tardes
Respecto a su solicitud del asunto, se ha revisada el Acta de liquidacién de la Orden de Compra No
65463 de 2021 en la parte presupuestal, encontrando la siguiente situacién:

En el Consideracién No. 3. Se menciona un valor diferente. El valor de la Orden de Compra fue por la
suma de $12.405.554, que fue el valor inicial registrado.

CONSIDERACIONES:
1. Que la orden de compra 65463 de 2021 fue suscrita por las partes el 11 de marzo de 2021.

2. Que el objeto de la orden de compra 65463 de 2021 fue: “Adquisicion de Seguros Obligatorios
de Accidente de Transito — SOAT- para los vehiculos de Propiedad del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo o de aquellos por los cuales sea legal o contractualmente vesponsable el
Ministerio, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios
CCE-284-I4D-2020".

3. Que el valor la orden de compra 65463 de 2021 fue por la suma de “DOCE MILLONES
OCHOCINETOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
($12.872.947), respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32121 de 15
de enero de 2021 y Registro Presupuestal N° 67521 de 12 de marzo de 2021:

Se sugiere realizar este ajuste. Todo lo demas esta correcto.

Cordial saludo

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Asesora

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co
Secretaria General

(571) 6067676 Ext 2432
Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9
Bogota, Colombia
WWW.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.
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De: Claudia Albornoz Portela - Cont

Enviado el: viernes, 5 de mayo de 2023 11:47 a. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021

Doctora,

Cordial saludo,

Contratista

CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
calbornoz@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto

(571) 6067676 Ext. 1439

Calle 28 No. 13 A - 15

Edificio C.C.I Piso 9

Bogota, Colombia
WWW.Mmincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,

copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distil al destil 10 estdn expr prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el je original y cualquier archivo anexo.

De: Priscila Aunta

Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 2:49 p. m.

Para: Claudia Albornoz Portela - Cont <calbornoz@mincit.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud vito bueno Balance econdmico OC-65463-2021

Apreciada Claudia, buenas tardes
Agradezco a usted su apoyo para verificar la documentacion en lo de competencia del Grupo de
Presupuesto.

Cordial saludo

&% MINISTERIO DE COMERCIO,
' INDUSTRIA Y TURISMO

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia

www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacién,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Diana Marcela Mendez Galarza
Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 11:23 a. m.
Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>
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10/5/23, 15:00 Correo: Diana Marcela Mendez Galarza - Outlook

CC: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>
Asunto: Solicitud vito bueno Balance econémico OC-65463-2021

Buenos dias estimada Dra. Priscila,

Me permito remitir Acta de liquidacion de la OC-65463-2021 para su revision y visto bueno del numeral
6 Balance econémico.

Cordial saludo.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Diana Marcela Mendez Galarza
dmendezg@mincit.gov.co

Grupo Administrativa

Calle 28 N 132-15

(571) 6067676

Bogota, Colombia

WWW.mincit.gov.co
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