Julian Andres Martinez Parra

De: Priscila Aunta

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 3:39 p. m.

Para: Hortensia Maldonado Rodriguez

CC: Julian Andres Martinez Parra

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacién OC 31801 de 2018
Datos adjuntos: ACTA DE LIQUIDACION OC 31801 de 2018 09052023.doc

Buen dia apreciad@s

De acuerdo con la solicitud realizada, se informa que revisada el proyecto del Acta Liquidacion
de la OC31801 de 2018 - Organizacion Terpel S.A, se encuentra conforme desde el punto de
vista presupuestal, lo anterior para que se continle con el tramite respectivo

Cordial saludo

% MINISTERIO DE COMERCIO,
" INDUSTRIA Y TURISMO

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia

WWwWw.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacién,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Claudia Albornoz Portela - Cont

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 2:46 p. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Doctora, revisados los ajustes al Acta de Liquidacién, todo correcto.

Cordial saludo,

Contratista
CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
calbornoz@mincit.gov.co




Grupo Presupuesto
(571) 6067676 Ext. 1439
Calle 28 No. 13 A - 15
Edificio C.C.I Piso 9
Bogota, Colombia
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Priscila Aunta

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 1:52 p. m.

Para: Claudia Albornoz Portela - Cont <calbornoz@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Hola Claudia, buen dia
Le agradezco revisar el documento nuevamente. Gracias

Cordial saludo

¢ MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia

WWWw.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresién y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Julian Andres Martinez Parra

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 1:23 p. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

CC: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>

Asunto: RE: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacién OC 31801 de 2018

Gracias por la colaboracion Priscila, de acuerdo a tus cometarios, adjunto nuevamente el
proyecto de acta de liquidacion con tus ajustes sugeridos, para que nos remitas tu Visto Bueno

final.
Quedo atento.

Cordial saludo,



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Profesional Especializado

JULIAN ANDRES MARTINEZ PARRA
Grupo Administrativa

(571) 6067676 Ext. 1538

Ed. Centro de Comercio Internacional
Calle 28 No. 13A - 15, Piso 3

Bogota, Colombia
wWww.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresién y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estdn expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Priscila Aunta

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 12:24 p. m.

Para: Julian Andres Martinez Parra <jamartinez@mincit.gov.co>

CC: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Apreciad@s tod@s, buen dia
En respuesta a su solicitud, se informa que revisada el Acta de Liquidacién de la OC31801 de
2018 - Organizacién Terpel S.A, se encuentra la siguiente situacion:

Revisar el Punto 14. Balance Econdmico y Financiero, dado que se observa una diferencia de $2,
valor que no fue pagado, correspondientes al Rp. No. 119. Por lo anterior, este saldo fue
liberado al final del ano 2020, como se puede evidenciar en el registro presupuestal de reserva
que se adjunta.

Por lo anterior se sugiere la siguiente correccién en el Balance Econdmico, para que quede asi :

- Valor Ejecutado $ 279.394.460
- Saldo a liberar presupuestalmente $21.319.490

Se adjuntan copias de los registros presupuestales Nos. 177518, 119, 203119 y 2520

Cordial saludo

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia




WWW.Mmincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacidn,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Claudia Albornoz Portela - Cont

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 11:49 a. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Doctora,

Cordial saludo,

Contratista

CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
calbornoz@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto

(571) 6067676 Ext. 1439

Calle 28 No. 13 A - 15

Edificio C.C.I Piso 9

Bogota, Colombia
WWW.Mmincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Julian Andres Martinez Parra

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 9:34 a. m.

Para: Claudia Albornoz Portela - Cont <calbornoz@mincit.gov.co>

Asunto: RE: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacién OC 31801 de 2018

Buen dia Claudia, te adjunto lo solicitado, es toda la documentacién con que se cuenta al respecto.

Cordial saludo,

% MINISTERIO DE COMERCIO,
" INDUSTRIA Y TURISMO

Profesional Especializado

JULIAN ANDRES MARTINEZ PARRA
Grupo Administrativa

(571) 6067676 Ext. 1538

Ed. Centro de Comercio Internacional
Calle 28 No. 13A - 15, Piso 3



Bogota, Colombia
WWW.MIiNcit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresién y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estdn expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Claudia Albornoz Portela - Cont

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2023 8:55 a. m.

Para: Julian Andres Martinez Parra <jamartinez@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Buenos dias Julian Andrés, con el fin de proceder con la revisién del Acta de Liquidacién OC31801, es necesario nos
remitan todos los soportes necesarios.

- Orden de Compra 0C31801

- Controles de Pago

- CdpyRp

- Si hay adicién adjuntar los soportes de la adicion.

Cordial saludo,

Contratista

CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
calbornoz@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto

(571) 6067676 Ext. 1439

Calle 28 No. 13 A - 15

Edificio C.C.I Piso 9

Bogota, Colombia
WWW.Mmincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Priscila Aunta

Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 8:32 p. m.

Para: Claudia Albornoz Portela - Cont <calbornoz@mincit.gov.co>

CC: Julian Andres Martinez Parra <jamartinez@mincit.gov.co>

Asunto: RV: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacion OC 31801 de 2018

Apreciada Claudia, buenas tardes
Agradezco su apoyo para verificar la documentacidn pertinente, desde lo presupuestal, frente a
lo incluido en el proyecto de Acta de Liquidacion.

Por favor de requerirse algun ajuste, agradezco se contacte con el drea responsable de esta
solicitud.

Quedo atenta y mil gracias



Cordial saludo

Coordinadora (E)

Priscila Aunta Fagua
paunta@mincit.gov.co

Grupo Presupuesto - Secretaria General
(571) 6067676 Ext

Calle 28 No. 132 - 15 Piso 9

Bogota, Colombia

WwWw.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacidn,
copia, reimpresion y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estan expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: Julian Andres Martinez Parra

Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 5:26 p. m.

Para: Priscila Aunta <paunta@mincit.gov.co>

CC: Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>; Paola Tatiana Escobar Bohdérquez - Cont
<pescobar@mincit.gov.co>

Asunto: Visto Bueno Grupo de Presupuesto Acta de Liquidacién OC 31801 de 2018

Buenas tardes Priscila, en atencidn al proceso de liquidacién de la Orden de Compra mencionada
en el asunto, atentamente solicito tu colaboraciéon con la revisidn y visto bueno si es del caso, del
aparte de balance econdmico y financiero del contrato, el cual se encuentra en el numeral 14 del
proyecto de Acta de Liquidacion que adjunto.

Gracias por la colaboracion
Quedo atento.

Cordial saludo,

%% MINISTERIO DE COMERCIO,
%/ INDUSTRIAY TURISMO

Profesional Especializado

JULIAN ANDRES MARTINEZ PARRA
Grupo Administrativa

(571) 6067676 Ext. 1538

Ed. Centro de Comercio Internacional
Calle 28 No. 13A - 15, Piso 3

Bogota, Colombia
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilizacion,
copia, reimpresién y/o reenvio del mismo por personas distintas al destinatario estdn expresamente prohibidos.
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Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.



